08/05/2025, 15:54 Gmail - LOTE 14 - PE 10/2024 - CONVOCACAQ CADASTRC DE RESERVA

ﬁ%ﬁ C;g‘*‘g“"a ‘§ LicitagBes Secol - Prefeitura de Sdo Leopoldo <licitasaoleopoldo@gmail.com>

Ik VA.K.AI, A e AR

LOTE 14 - PE 10/2024 - CONVOCAQAO CADASTRO DE RESERVA ;

1 mensagem ‘

Licitagdes - SECOMPIPMSL <hcitasaoleopo|do@gmail.com> 8 de maip de 2025 as 15:44
Para: MFMS - Juliana <juliana@mfms.com.br>, MFMS - Licitagbes <licitacoes@mfms.com.br>, MFMS|- Licitac6es
<licitacoes1@mfms.com.br>

Bom dia! ‘

Informamos que foi realizada convocagao de cadastro reserva para o lote 14 do Pregao Eletronico, tombada sob o
n® 10/2024, tipo Menor Preco por Lote, Modo de Disputa: aberto, para REGISTRAR PRECOS

para aquisi¢io futura de material de consumo, classificado como EPI’s - Equipamentos dqe Protecao
Individual e EPC’s — Equipamentos de Protecio Coletiva a ser utilizado pelos servidores F a Secretaria
de Obras e Viagio, por meio de Sistema de Registro de Precos — SRP,

LOTE 14: EPCS - Fita zebrada + Cones . .

|

A convocagdo permanecerd aberta do dia 08/05/2025 até as 13:00 horas do dia 12/05/2025, pe[o
portal www.pregaoonlinegbanrisul.com.br.

Att
Tavineia Carcuschinski

Conforme solicitado.
Geréncia de Licitages. i
MUNICIPIO DE SAQ LEOFPOLDO |
Enderego: Av. Dom Jodo Becker, 754 - Centro

Telefones:!(51) 2200-0370
Expediente Externo. Conforme www.saoleopoldo.rs. gov.br
Sdo Leopoldo, Berco du Colonizacdo Alemd no Brasil,

https:/!ma\'l.googie.com/mail/u/On‘?ik=473b659fab&view=pt&search=aII&permth\'dzthread—a:r437162031318238881D%?Cmsg-a:r~18340222047804... 1M
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Memorando N° 085/25 - Coor

Para: Secretaria Municipal d
Assunto: Substituicao de Fo

NEHE B0 SUL

ﬁ@ ‘
SRIFCITURA BELNICIPAL DF

SAOLEOPOLDO

AUFAAMIZAR TRANSFORMAR {NCLUIR

SEMOV

SECRETARIA MUNJCIPAL
DE OERAS E VIACAD

d. Adm. S4o Leopoldo, 05 de Maio de 2025.

e Compras e Licitagdes
rnecedor para Entrega Lote 14 - EPCs

Modalidade: PE 10/2024
Contrato SRP
Empresa: Mateus Henrigue S

Prezado Sr.

Informamos que, con

Obras e Viagao, a Empresa M

mail dia 26/03 com a Nota de

Foram realizadas dive
& possiveis solugbes para sus
Whatsapp informando que néa

22.23,28/04/25 tentamas nova

Esclarecemos que &
das atividades dos Departame
na prestacdc de servigo, ocas

dos servicos de manutengao d

Diante do exposto, s¢
participantes do SRP - PE 10/
que a empresa efetue a ent

continuidade das operagdes e

chmidt

Secretario:

forme o0 SRP - PE 10/2024 realizado para aquisi¢éo de Epis e Epcs para a Secretaria de

o0 enviado e-
|

ateus Henrique Schmidt contemplou o lote 14 (Fita Zebrada + Cones), send

=mpenho e demais orientagdes, mas a mesma néo retornou o contato.
|
>rsas tentativas de contato com a empresa (E-mail, Whatsapp), buscando esclarecimentos

s : |
» auséncia de contato, contudo no dia 16/04 a Empresa retornou nossa mensagem pelo

_ |
tinha recebido o e-mail, mas logo apds confirmou que estava no Spam. Nos dias seguintes

mente contato e ndo obtivemos mais retorno da Empresa.

auséncia desses Equipamentos de Protegdo Coletiva- EPCs compromete a i:ontinuidade

ntos da SEMOV, pois nédo ha estogque no nosso Almoxarifado gerando impactos negativos

ionando também possiveis acidentes por ndo isolar adequadamente o local ate execugao

d;o na lista de
2024, conforme as normas vigentes, para que a SEMOV providencie novo Empenho para

e drenagem, asfalto e estradas.

licita-se a possibilidade que seja convocado o proximo fornecedor classifica

regas desses equipamentos mencionados. Essa medida é necesséria parta garantir a

o atendimento as demandas da Secretaria.

Atenciosamente,

/.
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08/05/2025, 07:45 Zimbra

. ' " i
Zimbra aline.alves@saoleopoldo.rs.gov.br

Re: Entrega EPCs Prefeitura de Sao Leopoldo.

|
|
|

De : Aline Alves Schimitez seg., 28 de abr. de 2025 07:31
<aline.alves@sacleopoldo.rs.gov.br> it

Assunto : Re: Entrega EPCs Prefeitura de Sao Leopoldo. ‘

Para : mateus ximiti| <mateus.ximiti@gmail.com> |

Bom dia, Mateus

Informo que o Empenho 4322 sera anulado, pois a entrega deveria ocorrer dentrL do més
de abril e nao tivemos retorno da sua parte. ‘

|

Favor retornar se vai conseguir entregar em Maio para elaborarmos novo empenho ou
teremos que comunicar a SECOL para aplicar as sang¢des administrativas previstas no
SRP. '

De: "Aline Alves Schimitez" <aline.alves@saoleopoldo.rs.gov.br>

Para: "mateus ximiti" <mateus.ximiti@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 23 dg abril de 2025 7:41:21 |

Assunto: Re: Entrega EPCs Prefeitura de S&o Leopoldo. !
|

Bom dia

S6 para relembrar que a entrega e Nf deve ser dentro do més de Abril, caso contrario
teremos que anular o empenho. |

Também informamos que os lotes 2 (Botina); lote 6 (Bota de pvc) e lote 8 (jardingeira)
estao em aberto para as empresas do PE 10/20224 aderir, pois a Empresa ganhadora foi
substituida. |

Caso tera interesse contatar com a Sra Tavineia - Secretaria de Compras até dia %5/04.

Telefones:(51) 2200-0310

De: "Aline Alves Schimitez" <aline.alves@saoleopoldo.rs.gov.br>
Para: "mateus ximiti" <mateus.ximiti@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 16 de abril de 2025 10:36:00

Assunto: Fwd: Entrega EPCs Prefeitura de Sao Leopoldo.

e e i o e o ST o e ] SRR P et U iR T ra i e

De: "Aline Alves Schimitez" <aline.alves@saolsopoldo.rs.gov.br>
Para: "mateus ximiti" <mateus.ximiti@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 26 de marge de 2025 16:01:01
Assunto: Entrega EPCs Prefeitura de Séo Leopoldo.

hitos i/ mail.sacleopoldo.rs.gov.brihiprintmessage 7id=48487 &tz=America/Sac_Paulo 13 |




06/05/2025, 07:45 Zimbra

Boa tarde, Mateus Henrique

Segue Empenho 4322/25 para entrega do lote fechado e integral, na Av Imperatr|z
Leopoldina, 420 Bairro Sao Jose em SL - SEMOV em até 15 dias corridos (10/04/25) a
partir desta data.

5.3 Prazo de Entrega: Apds a solicitacao formal do Gerente da ARP a Licitante
vencedora e habilitada tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos para
efetuar a_entrega_dos produtos requisitados contados a partir da solicitacao
formal e do devido empenhamento (Empenho); .

|

A entrega deverd ocorrer no dia e hordrio combinado com o Fiscal Nunes que deve ser
combinado via Whats 5198339760 ou pode nos passar o numero por email éaue

entraremos em contata. N&o sera recebido os materiais fora do dia e horario combinado,
devido a fiscalizacdo dos materiais e aceite.

5.7 No dia da entrega o fornecedor deverad aguardar a conferéncia dos materiais, mesmo que a entrega seja feita por
terceiros [Transportadora/Correios), em desacordo, tanto a empresa como a terceirizada levard o lote; |
|

Segue algumas orientacoes referente a emissao da NF: ‘
- Os itens na NF deverao estar iguais a descrigao do Empenho; |

16.2 A LICITANTE VENCEDORA e HABILITADA devera estar em dia com a

regularidade fiscal, na data da emissao da Nota Fiscal/Fatura e anexaré NF ass
{cinco) CNDs — Certid8es Negativas de Débito: Tributos Federais/INSS; FGTS, Débitos Trabalhistas, Estadual e
Municipal e os Certificadas de Aprovacdo — CA de cada EPI impressos; ‘

16.3 A Nota Fiscal/Fatura emitida com erro devera ser substituida. Neste caso, a ADMINISTRACAO efetuard a devida
comunicacdo a LICITANTE VENCEDORA e HABILITADA, dentro do prazo fixado para

= s |
prejuizo ac prazo supramencionado. |

16.4 O pagamento serd efetuado por meijo de crédito em conta corrente da LICITANTE VENCEDORA e HABILITADA,

|
devendo esta informar o numero do Processo Licitatdrio, numero da Ata de SRP, Nome e Niimero da Conta Carrente

.ot : L i ; : : [
e da Agéncia, como também registra-los no préprio Recibo Fiscal. O documento de cobranca deverd ser qmlhdo e

entregue pessoalmente na Secretaria com as CNDS, em nome da ADMINISTRACE\O, trazendo o ndmero do empenho

£_0 processo a que este se refere, conforme segue:

MUNICIPIO DE SAD LEOPOLDD |
Enderego: Avenida Dom Jodo Becker, n? 754, Centro CEP 93.010-010 CNPIJ: 89.814.693/0001-60 |

Inscricdo Estadual: Isenta

Empenho ne. / Licitacdo n2. |

Observacdo: Conforme Instrucdo Normativa n® 1234/2012 e Decreta n 10.244/2022 sobre retencio de!impasto de

renda na fonte, o IRRF devera vir destacado nas NFS {campo dados adicionais) o percentual de 1,2% sobre o valor da

NF,_exceto se a empresa for optante do Simples Nacional, neste caso a informaco deverd vir destacada na NFS, pois
|

do contrério, serd efetuada a retencdo do IRRF pela natureza do bem fornecido ou do servico prestado. |

Aline Schimitez

hitpz./'mail.sacleopcldo.rs.gov.br/h/printmessage?id=48487 &tz=Amarica/Sac_Pauio




(5/05/2025, 07:45 Zimbra

Coordenadoria Administrativa
Secretaria de Obras e Viacao - SL
Fone 22000685

Aline Schimitez
Coordenadoria Administrativa

Secretaria de Obras e|Viagao - SL
Fone 22000685

Aline Schimitez
Coordenadoria Administrativa |
Secretaria de Obras e Viagao - SL I
Fone 22000685

Aline Schimitez
Coordenadoria Administrativa

Secretaria de Obras e Viagéo - SL
Fone 22000685

httpe:fimail.sacleopoldo.rs.gov.br/hiprintmessage 7id=48487 &tz=America/Sao_Paulo 3/3




& Mateus Ximiti

o ..

Boa tarde, Aline da secretaria de obras de SL

1394 o2

Referente a esse empenho ., .

S PP B LA

e

Uevito a competancia do empenho ser de marco
a abrit, a NF ndo poderd ficar corn data de maio, a

13015 47

empresa Conseguird entregar em abril?

15 de abrii de 2027
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M de abid de 2075
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Bom dia, tudo bem?

Até o presente momento dessa Mmensagem, nao
tinhamos o conhecimento da fato/solicitaco dessa
imagem!

Vimos também gue é um pregac realizado dia 31707,
0%23 S
E E Ry - oA ESs
Bom dia.Mateus estamos tentando contatar com a
empresa desde 26/03 pelo email g ve cadastrou na .
secretaria de compras

0738 v

Precisa g vc @ esse email, pois tem todas as
orientacdes

£

GRRE

. Como o empenho ficou com competéncia de marce
| aabril a secretaria da fazends exige g a NF e .
entrega seja dentro desse periodo 02.39 7 |

| 5evcn consegue entregar, preciso g me informe :
pois terei g anular esse empenho e fazernoves
pedido com prazo para maio 0739 7

=




& Mateus Ximiti (R Xy i

Se ven consegue entregar, preciso g me informe
pois terel g anular esse empenho e fazer novos
pedido com prazo para maio 4738

e

NF com emissdo e entrega em maio n serd acetta

GFald
Ot ao SRP PE 10/24 findou o processo em 22/10/24
e tem validade por 12 meses a7t b

Otha s6, realmente esse email ndo chegou para noés!
Tu podes enviar novamente para:
Mateus ximitiggmailcom

s =

333

L W e B

Vou te encarniphar.mas era esse o e-mail ., o

Mateus Ximiti
Vou ver com aindustria e the retormo o gquanto antes

Retarno assim gue possivel

1035
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Yerificar no seu spam

Realmente tava ali

-

hMateus Ximiti
Youver com aindustis e ineretormo o gqu
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Helorno assim que possivel

. Bom dia, tens algum retorno se conseguira entregar
em abril?

Oi Mateus, vai conseguir entregar ate dig au

| tenho g anular o empenho e ve aguarda o novo p
. trazer em maio? 1239

28 de abyitce 2025
Bom dia, favor olhar seu emait com novas
orientacdes




