Administrativo - Cisga

De: Administrativo - Cisga <administrativo@cisga.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 7 de agosto de 2024 13:20

Para: 'luiz.souza@bkbank.com.br'

Cc: contato1@cisga. com. br (contatoT@cisga.com.br)

Assunto: RES: 16/08/2024 - PE/4/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA - RS

Anexos: Edital de PE 04 2024 CISGA.pdf 4

Boa Tarde, senhor Luiz!

E importante sempre encaminhar os gquestionamentos para o seguinte enderego de e-mail:
administrativo@cisga.com.br, indicado como recebedor de pedidos de informac&o, ver item 2 do edital.

Sobre as informagdes requisitadas, as questdes levantadas pelo item 2 até o 7 estdo todas dispostas no edital e seus
anexos, especialmente no Termo de Referéncia.

Acredito que ndo tenha acessado o documento, encaminho em anexo.

Quanto ao questionamento 1 “Vocés jd possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa é a atual
. fornecedora e qual a taxa aplicada? E por qual motivo estd havendo a rescisdo do contrato?”

Resposta: Sim, a empresa é a One Card. O motivo para a realizagdo de novo certame é que o prazo de contratacao da
One card estd findando-se.

Estamos a disposigao.

Att.

Giana M. Lorenzon
Supervisora Adm. CISGA
Pregoeira Oficial CISGA
(54) 3462 2871

De: Luiz Henrique Costa De Souza <luiz.souza@bkbank.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 7 de agosto de 2024 12:00.

Para: cisga@cisga.com.br

Assunto: 16/08/2024 - PE/4/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA
GAUCHA - CISGA - RS

Prezados, bom dia!!!

Somos da empresa BK INSTITUIGAO DE PAGAMENTO S.A, inscrita sob o CNPJ n? 16.814.330/0001-50, informamos que
temos o interesse em participar do Pregdo Eletronico 4/2024 e solicitamos as seguintes informagdes:

1. Vocés ja possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa é a atual fornecedora e qual a taxa
aplicada? E por qual motivo esta havendo a rescisdao do contrato?
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