Camila Vellinho

De: BANRISUL LICITACOES

Enviado em: segunda-feira, 6 de maio de 2024 16:38

Para: Camila Vellinho

Assunto: ENC: .Re: Licitagdo 0000555/2024 - diligéncia

Anexos: JUSTIFICATIVA CONFORME INCISO IV DA ALINEA 1.pdf

De: Jenifer G. <licitacao@grupoprevibras.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2024 15:20

Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br>
Cc: Comercial <comercial@grupoprevibras.com.br>

Assunto: .Re: Licitagdo 0000555/2024 - diligéncia

Boa tarde!

Segue anexo.

Att: Jenifer

Em 2024-05-06 11:42, BANRISUL LICITACOES escreveu:
A Previbrés

Ref.: Licitagdo 0000555/2024
Objeto: Servico de engenharia para adequacdo do edificio sede ao plano de prevencdo e prote¢do contra
incéndio.

Prezados,

Estamos realizando diligéncia para dirimir ddvida em relagao a documentacgao de qualificacdo econdmico-financeira
apresentada. Dessa forma,

Solicitamos o envio, por e-mail até o dia 13/05/2024, da justificativa para, no Modelo de Declaragdo de
Compromissos Assumidos, a variagao percentual do valor total de contratos ter sido superior a 10% (dez por cento),
da receita bruta discriminada no Demonstrativo do resultado do Exercicio (DRE).

Salientamos que estamos cientes das dificuldades enfrentadas atualmente no Estado e que, caso seja necessario
prazo maior para atendimento da solicitagao, solicitamos favor informar.

Atenciosamente,

{-" "\ Gerencia de Licitagbes
[ i Unidade de Contratagdes e Pagadoria

- @ (51) 3215-4503 | E-mail: banrisul licitacoes@banrisul.com.br
banrisul



As informagdes sao destinadas exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s), sendo que os dados podem ser confidenciais
e ndo podem ser alterados, copiados, divulgados, utilizados, parcial ou totalmente, por pessoas nao autorizadas,

sendo seu sigilo protegido por lei. Caso ndo seja o destinatario providencie a exclusdo da mensagem e do(s) anexo(s)

e notifique o remetente da ocorréncia. O uso impréprio desta sera tratado de acordo com as normas da empresa e da
legislagcao em vigor. Por fim, essa mensagem e anexo(s) nao reflete(m) necessariamente o juizo do Banrisul.

The contents of this message is intended only to the addressees, and it may contain confidential information
which cannot be edited, copied, published, used, partially or totally, by unauthorized people, being
its secrecy protected by law. If you are not the intended recipient of this message, delete this message and its attachments

and notify this event to its sender. The improper use of this will be treated according to company policies
and current legislation. Finally, this message and its attachments do not necessarily reflect the views of Banrisul.

J_emfgr G. &, (51) 3106-2311
Licitacdo
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JUSTIFICATIVA CONFORME INCISO IV DA ALINEA 1.d.2.1, DO
EDITAL DE LICITAGAO 1048/2023.

PREVIBRAS SOLUGCOES INDUSTRIAIS LTDA, registrada sob o NIRE
43209611095, inscrita no CNPJ sob n® 12.947.501/0001-69, com sede na Rua La
Salle n° 126, Bairro Morada do Vale III, CEP: 94080-220, em Gravatai/RS, através
de sua representante legal infra assinada, JACQUELINE TERESINHA GONCALVES,
brasileira, solteira, maior, nascida em 24/06/1978 empresaria, portadora da Carteira
de Identidade n© 7059569793 SJS/RS, inscrita no CPF sob n° 910.668.750-49,
residente e domiciliada na Rua La Salle n® 126, Bairro Morada do Vale III, CEP:
94080-220, em Gravatai/RS, em relagdo a imposicdo contida no inciso declara e
justifica que a sociedade reconhece as receitas através de medicGes técnicas
documentadas, que sdo aprovadas pelos licitador responsavel, que apds sdo
confeccionadas as notas fiscais, que sdo enviadas para o departamento de
faturamento do licitador, que apds liquidadas sdo baixadas do total de contratos a
receber da sociedade, deste modo, ratifica que a empresa tinha em aberto apenas
o montante de R$ 52.196,86, informa ainda que durante o exercicio foram
liquidados contratos que somavam o valor de R$ 6.052.933,52, importante ainda
informar que a empresa tem receitas oriundas da atividade enquanto fornecedor de
bens da iniciativa privada, neste caso elevando ainda a receita bruta do periodo em
R$ 45.457,60 no mesmo periodo.

Gravatai, 16 de abril de 2024.

JACQUELINE TE&ESIN HA GONCALVES

Responsavel Legal

PREVIBRAS Assinado de forma
SOLUCOES digital por PREVIBRAS
INDUSTRIAIS SOLUCOES INDUSTRIAIS

LTDA:12947501000169
LTDA:1294750100 Dados: 2024.04.16
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