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Cleonice Souza

De: Inteligencia Credito Licitacoes
Enviado em: sexta-feira, 5 de abril de 2024 16:34
Para: Cleonice Souza
Cc: Edson Ayub; Lenia Faleiro; Contratacoes Licitacoes; Samuel Petroli; Paula 

Bernardi
Assunto: ENC: Licitação nº 0001298/2023 - Qualificação econômico-financeira - 

CONTAX S.A. – Em Recuperação Judicial - LOTE 01 - DILIGÊNCIA
Anexos: 8 - Demonstrações Contábeis 2023.pdf; 13 - ACF.pdf; 19 - Situação SPED 

Diligência.pdf; E0001298.2023.pdf; ENC: .Re: Licitação nº 0001298/2023 - 
Qualificação Econômico-financeira - CONTAX S.A. – Em Recuperação Judicial - 
Lote 01 - Diligência; Doc. 1 - Diligência.zip; 21 - Risco Diligência  - Doc. 2.xlsx; 
20 - Risco Diligência - Banrisul 202404 03.pdf

Prioridade: Alta

Prezados boa tarde, 
Considerando os arquivos anexos, a empresa CONTAX S.A.. CNPJ: 67313221/0001-90, atende a alínea 
“b”  do item 11.2.3 Qualificação Econômico-financeira da Licitação nº 0001298/2023. 
 

Att, 
 

 

Denise Rodrigues Prado  
Analista  

Gerência de Informações Estratégicas de Clientes 

Unidade de Estratégia e Inteligência de Crédito 

 (51) 3215 1040 | E-mail: denise prado@banrisul.com.br 


ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE. 
 
 

 
 

De: Cleonice Souza <Cleonice_Souza@banrisul.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 5 de abril de 2024 09:05 
Para: Inteligencia Credito Licitacoes <Inteligencia_Credito_Licitacoes@banrisul.com.br> 
Cc: Denise Prado <Denise_Prado@banrisul.com.br>; Edson Ayub <Edson_Ayub@banrisul.com.br>; Lenia 
Faleiro <Lenia_Faleiro@banrisul.com.br>; Contratacoes Licitacoes 
<Contratacoes_Licitacoes@banrisul.com.br>; Samuel Petroli <Samuel_Petroli@banrisul.com.br> 
Assunto: Licitação nº 0001298/2023 - Qualificação econômico-financeira - CONTAX S.A. – Em 
Recuperação Judicial - LOTE 01 - DILIGÊNCIA 
Prioridade: Alta 
 
À 
Unidade de Estratégia e Inteligência de Crédito 
 
 
Ref.: Licitação nº 0001298/2023 – Lote 01 – DILIGÊNCIA 
Objeto: Prestação de Serviços de Contact Center. 
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Encaminhamos-lhes em anexo os documentos do processo licitatório referenciado, acompanhado de documentos e 
e-mail apurados em diligência, para análise e parecer dessa Unidade, conforme constante no documento parte 
integrante do processo. 

Dados para análise: 
Licitante classificada: CONTAX S.A. – Em Recuperação Judicial 
Valor Negociado – proposta final da empresa: R$ 25.972.477,92  
 
Aguardamos resposta com a maior brevidade. 
 
Atenciosamente, 
 

 

Cleonice E. Born de Souza  
Analista 
Gerência de Licitações  
Unidade de Contratações e Pagadoria 
 (51) 3215-4501 | E-mail: cleonice_souza@banrisul.com.br 

ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE. 
 

 
 
 
 

De: Inteligencia Credito Licitacoes <Inteligencia_Credito_Licitacoes@banrisul.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 27 de março de 2024 15:44 
Para: Cleonice Souza <Cleonice_Souza@banrisul.com.br> 
Cc: Lenia Faleiro <Lenia_Faleiro@banrisul.com.br>; Contratacoes Licitacoes 
<Contratacoes_Licitacoes@banrisul.com.br>; Samuel Petroli <Samuel_Petroli@banrisul.com.br> 
Assunto: ENC: Licitação nº 0001298/2023 - Qualificação econômico-financeira - CONTAX S.A. – Em 
Recuperação Judicial - LOTE 01 
Prioridade: Alta 
 

Prezados boa tarde, 
 

Considerando os arquivos anexos, a empresa CONTAX S.A.. CNPJ: 67313221/0001-90, não atende a 

alínea “b”  do item 11.2.3 Qualificação Econômico-financeira da Licitação nº 0001298/2023, pois ao 
refazer os cálculos do Modelo ACF (Análise Contábil da Capacidade Financeira do Licitante) as contas do 
Ativo de 31/12/2023 não estão fechando com o valor de R$ 1.117.980.775,16, está faltando no Ativo R$ 
3.092.087,53 . 

 

Att, 
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Denise Rodrigues Prado  
Analista  

Gerência de Informações Estratégicas de Clientes 

Unidade de Estratégia e Inteligência de Crédito 

 (51) 3215 1040 | E-mail: denise prado@banrisul.com.br 


ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE. 
 

 
 

De: Cleonice Souza <Cleonice_Souza@banrisul.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 27 de março de 2024 11:13 
Para: Inteligencia Credito Licitacoes <Inteligencia_Credito_Licitacoes@banrisul.com.br> 
Cc: Denise Prado <Denise_Prado@banrisul.com.br>; Lenia Faleiro <Lenia_Faleiro@banrisul.com.br>; 
Contratacoes Licitacoes <Contratacoes_Licitacoes@banrisul.com.br>; Samuel Petroli 
<Samuel_Petroli@banrisul.com.br> 
Assunto: ENC: Licitação nº 0001298/2023 - Qualificação econômico-financeira - CONTAX S.A. – Em 
Recuperação Judicial - LOTE 01 
Prioridade: Alta 
 

Prezados, 
 

               Reencaminho para envio do Edital. 
 

               Atenciosamente, 
 

 

Cleonice E. Born de Souza  
Analista 
Gerência de Licitações  
Unidade de Contratações e Pagadoria 
 (51) 3215-4501 | E-mail: cleonice_souza@banrisul.com.br 

ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE. 
 

 
 

De: Cleonice Souza  
Enviada em: quarta-feira, 27 de março de 2024 11:05 
Para: Inteligencia Credito Licitacoes <Inteligencia_Credito_Licitacoes@banrisul.com.br> 
Cc: Denise Prado <Denise_Prado@banrisul.com.br>; Lenia Faleiro <Lenia_Faleiro@banrisul.com.br>; 
Edson Ayub <Edson_Ayub@banrisul.com.br>; Contratacoes Licitacoes 
<Contratacoes_Licitacoes@banrisul.com.br>; Samuel Petroli <Samuel_Petroli@banrisul.com.br> 
Assunto: Licitação nº 0001298/2023 - Qualificação econômico-financeira - CONTAX S.A. – Em 
Recuperação Judicial - LOTE 01 
Prioridade: Alta 
 
À 
Unidade de Estratégia e Inteligência de Crédito 
 
 
Ref.: Licitação nº 0001298/2023 – Lote 01 
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Objeto: Prestação de Serviços de Contact Center. 
 
Encaminhamos-lhes em anexo os documentos do processo licitatório referenciado, para análise e parecer dessa 
Unidade, conforme constante no documento parte integrante do processo. 

Dados para análise: 
Licitante classificada: CONTAX S.A. – Em Recuperação Judicial 
Valor Negociado – proposta final da empresa: R$ 25.972.477,92  
 
Aguardamos resposta com a maior brevidade. 
 
Atenciosamente, 

 

Cleonice E. Born de Souza  
Analista 
Gerência de Licitações  
Unidade de Contratações e Pagadoria 
 (51) 3215-4501 | E-mail: cleonice_souza@banrisul.com.br 

ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE. 
 

 
 
 
 
 


